+ Consejo
Nacional de
la Cultura vy

iy iy ORDEN DE COMPRA N° 95
VALPARAISO  22/06/2011
Gobl_emo de Chile
RUT 60.901.002-9
DE: CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES
A: COMERCIAL MAIFA LTDA.
RUT: 79.743.490-6

SIRVASE DESPACHAR EL MATERIAL A CONTINUACION DETALLADO
SEGUN COTIZACION N° S/N
SOLICITUD 02/338
Condiciones de PAGO: 30 Dias contra factura
CANTIDAD| DETALLE VALOR UN.| TOTALES |

1 ALOJAMIENTO ) $27.930,00 $ 27.930

1 SERVICIO DE ALIMENTACION $ 6.486,00 $ 6.486
SOLICITUD: SUBDIRECCION NACIONAL NETO $ 34.416
IMPUTACION 22.12.999 - Otros I.V.A $ 6.539

TOTAL $ 40.955
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Lorena Cortes Rios Nm"ﬁ;ﬁ[‘_{"Rod‘ifiguez Ortega
Jefa Seccién de Compras Jefe Départamento
y Licitaciones Administracion General

Aceptar y Adjuntar N° de O.C. a factura y/o boleta. Sobre habilitacion de transferencia, interesados

comunicarse a infoproveedorescnca@consejodelacultura.cl.



Compromisos
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SIGFE GOBIERNO DE CHILE
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
Consejo Nivel Central
Ejercicio Fiseal 2011
1d:233425 Aprobado(010637)
Compromisos
Titulo: CAF DIRECTORIO NACIONAL 24 JUNIO ALOJAMIENTO HECTOR GAETE MEMO 02 338
Ejercicio Fiscal: 2011 Fecha:  21/06/2011 Moneda:  Rlacional Fecha Estimada; 21/06/2011
Proveedor.  7o7aa906  WICOMERCIAL MAIFALTDA. HOTELES
Descripeion ¢Qué Requerimientos? [ecursos?
Requerimienta; | SUBTITULO 22 PRESUPUESTO BS Y SERVICIOS 2011 DIRECTORIO P01 T
TOTAL TOTAL VIGENTE VIGENTE FUTURO
INSUMO CLASIFICADOR CANT. MONTO CANT. MONTO MONTO EL:
2212999-Otros 0 50,000 0 50.000 0
Total Requerimiento 50.000 50.000 0
Total 50,000 50,000

http://app.sigfe.cl/SIGFE/Arbol/Compromiso.asp 22/06/2011



SOLICITUD DE COMPRA
N° 02/338
FECHA: 21-06-2011

Carolina Aranda F.

Gobserna de Chile

INFORMACION BASICA (OBLIGATORIO)

DEPARTAMENTO SOLICITANTE Subdireccion Nacional

NOMBRE DEL PROGRAMA Directorio Nacional

RESPONSABLE DE LA SOLICITUD Maria Angélica Toro Sanchez
IMPUTACION 001/ PREAFECTACIOE_C_GD_N’WHD N° 233425
FECHADE US

DE BIEN / SERVICIO?

Sesién Ordinaria a realizarse el viernes 24 de Junio de 2011, en la ciudad de Valparaiso.

Servicio de alojamiento y alimentacion para el Sr. Hecto Gaete, miembro Directorio Nacional por asistencia a la

Alojamiento y alimentacién para don Héctor Gaete, miembro del Directorio Nacional, en Hotel Diego

de Almagro de la ciudad de Santiago

1 habitacion single para el dia 23 de junio de 2011

Alimentacion y cena para el dia 23 de junio
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-CCIQON DE COMPRAS

SERVICIO O ASISTENCIA TECNICA
PRECIO
EXPERIENCIA DE LOS OFERENTES
CALIDAD TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
PLAZO DE ENTREGA
CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD 5%
SITUACION CONTRACTUAL
OTRO
TOTAL T00%
—— e —————— = === i}
RESPONSABLE SECRETARIA SECCION COMPRAS Y LICITACIONES EJECUTIVO DE COMPRAS
Fecha
Hora
A



Carolina Aranda Figgeroa

De: Linda Martinez <reservas-scl@dahoteles.com>
Enviado el: Martes, 21 de Junio de 2011 13:54

Para: Carolina Aranda Figueroa

Asunto: RE: COTIZACION ALOJAMIENTO HECTOR GAETE

Estimada Carolina:

Queda tomada la reserva de habitacién el n? de confirmacion es # 18286
Tarifa $ 27.930 + iva

Cena menu $ 6.486 + iva

Quedamos a la espera de la oc.

Importante,

el valor de la habitacién incluye sélo el desayuno buffet, servido en nuestro restaurante de 07:00 am a 10:30 am.

LA HORA DEL CHECK IN ES A LAS 14:00 PM Y EL. HORARIO DE CHECK OUT ES A LAS 12:00 HRS, PASADO LAS 15:00
HRS. SE COBRA MEDIA TARIFA.

Las politicas de anulacién seran validas sélo con 24 horas de anticipacion, de lo contrario se hara efectivo el cobro de NO
SHOW.

A las Empresas o Agencias que trabajen con vouchers, pre pagos u orden de compra se les informa que estos documentos
deben estar antes del arribo del pasajero, de lo contrario la reserva no queda garantizada.

Le saluda cordialmente

Linda Martinez.
Ejecutiva de Reservas.

Hotel Diego De Almagro Santiago Centro
Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1485
Fono: 56 2 672 60 02

Fax: 698 22 69

e-mail: reservas-scl@dahoteles.com

Web Site: www.dahoteles.com

De: Carolina Aranda Figueroa [mailto:carolina.aranda@cultura.gob.cl]
Enviado el: Martes, 21 de Junio de 2011 12:40

Para: reservas-scl@dahoteles.com

Asunto: COTIZACION ALOJAMIENTO HECTOR GAETE
Importancia: Alta

Estimada
Es posible me puedas enviar una cotizacién por lo siguiente:

e 1 Habitacién single
e lcena



