Nacianal de

i Cultdray ORDEN DE COMPRA N° 92
VALPARAISO 16-06-2011
 Gablema de Chile
RUT 60.901.002-9
DE: CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES
A: COMERCIAL MAIFA LIMITADA
RUT: 79.743.490-6
SIRVASE DESPACHAR EL MATERIAL A CONTINUACION DETALLADO
SEGUN COTIZACION N° S/N
SOLICITUD 02/328 y 02/331
Condiciones de PAGO: 30 Dias contra factura
CANTIDAD DETALLE VALOR UN. TOTALES
2 HABITACION SINGLE $ 27.930,00 $ 55.860
2 ALMUERZO $ 6.486,00 $12.972
3 CENA $ 6.486,00 $ 19.458
SOLICITUD: SUBDIRECCION NETO ¢ 88.290
IMPUTACION 09.16.01.22.12.999-0Otros IV.A $16.775
TOTAL ¢ 105.065
DISTRIBUCION:
PROVEEDOR
PRESUPUESTO
ARCHIVO

“Maria Elena Araya

it

Jefe Departamento
Administracion General (S)

0000 Lorena Cortes Rios
Jefa Seccion de Compras
y Licitaciones

ARH

Aceptar y Adjuntar N° de O.C. a factura y/o boleta. Sobre habilitacion de transferencia, interesados

comunicarse a infoproveedorescnca@consejodelacultura.cl.



SOL N° 02/328

SOL N° 02/331

soumps | | oo,
FECHA 17-06-2011 | 18-06-2011 | 23-06-2011
HABITACION SINGLE $ 33.237 % 33,237
ALMUERZO $7.718 $7.718
CENA $7.718 $7.718 $7.718
TOTAL POR DiA $ 48.673 $ 15.437 $ 40.955
TOTAL SERVICIO $ 105.065
ID= 232516 iD= 2325350
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Compromisos Page 1 of 1
" [sicrE GOBIERNO DE CHILE
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
Consejo Nivel Central
Ejercicio Fiscal 2011
fid:232516 Aprobado(010181)
Compromisos
Titulo: CAF DIRECTORIO NACIONAL 17 DE JUNIO ALOJAMIENTO L. NUNEZ MEMO 02 328
Ejercicio Fiscal; 2011 Fecha:  15/06/2011 Moneda: Fecha Estimada: 15/06/2011
Proveedor: 79743490-6 @\COME RCIAL MAIFA LTDA, HOT
- B
£Qué Requerimientos? *g
Requerimiento; SUBTITULQ 22 PRESUPUESTO BS Y SERVICIOS 2011 DIRECTORIO P01
TOTAL TOTAL VIGENTE VIGENTE FUTURO
INSUMO CLASIFICADOR CANT. MONTO MONTO ] EL
212999-Otros 114.000
Total Requerimiento 114.000 114.000 0
Total 114,000 114.000 0
Crear Volver




Page 1 of 1

Compromisos
SIGFE GOBIERNO DE CHILE
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
Consejo Nivel Central
EJ_'erticio FistaLl 2011
lid:232550 Aprobado(010191)
Compromisos
Titulo: CAF DIRECTORIO 24 JUNIO MEMO 02 331 ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION L. NUREZ
Ejercicio Fiscal: 2011 Fecha: 15/06/2011 Moneda: Fecha Estimada: 15/06/2011
Proveedor: 79743490-6 h!l[c OMERCIAL MAIFA LTDA. MOTELES

Requerimiento:

'¢Qué Requerimientos? |

SUBTITULO 22 PRESUPUESTO BS Y SERVICIOS 2011 DIRECTORIO P01

FUTURO

VIGENTE

INSUMO CLASIFICADOR

2212999-Otros

TOTAL TOTAL VIGENTE
CANT. MONTO CANT.

0 50.000

MONTO MONTO

(Total Requerimiento 50,000 50.000 0
(Total 50.000 50.000 0
Crear Vo|ver_|



SOLICITUD DE COMPRA
N° 02/328
FECHA: 15-06-2011

Carolina Aranda F.

Gty de Chite

INFORMACION BASICA (OBLIGATORIO)

DEPARTAMENTO SOLICITANTE Subdireccion Nacional
NOMBRE DEL PROGRANA Directorio Nacional

'[RESPONSABLE DE LA SOLICITUD Maria Angélica Toro Sanchez
IMPUTACION |0017 PREAFECTACIOhi COD N° 010181 ||5 N® 232516

CIO: desde el T7 al 18 de junio

Servicio de alojamiento y alimentacién para el Sr. Lautaro Nufiez, miembro Directorio Nacional por asistencia a la
Comité Convencion  realizarse el dfa 17 de junio en la ciudad de Santiag

Alojamiento y alimentacién para don Lautaro Nufiez, miembro del Directorio Nacional, en Hotel Diego
de Almagro de la ciudad de Santiago
1 habitacién single para el dia 17 (noche) de junio de 2011
Alimentacién (almuerzo y cena) para el dia 17 y 18 de junio

/ d Cak
SERVICIO O ASISTENCIA TECNICA
PRECIO

EXPERIENCIA DE LOS OFERENTES
CALIDAD TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
PLAZO DE ENTREGA

CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD 5%,
SITUACION CONTRACTUAL
OTRO
TOTAL T00%
—saS - ————— |
RESPONSABLE SECRETARIA SECCION COMPRAS Y LICITACIONES EJECUTIVO DE COMPRAS

Fecha

Hora

o



Compromisos Page 1 of 1

SIGTE . GOBIERNO DE CHILE
' Caonsejo Nacional de la Cultura y las Artes
Consejo Nivel Central
Ejercicio Fiscal 2011

Compromiso 010181

| DESCRIPCION | MONTO TOTAL | MONTO VIGENTE | MONTO FUTURO | FECHA | ESTADO [ Acc
P:;ﬂ Orden de Compra 50.000 50.000 0 15/06/2011 Aprobado
i OVERCIALMAFALTDA 50.000 50.000 0 1506/2011  Aprobado
&% 0000 50,000 50.000 0 15/08/2011 Aprobado
% 232516 Original 114.000 114.000 0 15/08/2011 Aprobado
:% 232520 0001 Ajuste -64.000 -64.000 0 15/08/2011 Aprobado

| 1 50.000] 50.000] of |

| Validar | | Aprobar | | Ajuste | | Reversar | | Liquidar | | Volver

http://app.sigfe.cl/SIGFE/Arbol/SelCompromisoDet.asp 15-06-2011
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Carolina Aranda Figueroa iy ﬁ,uxuuc
\J

De: Lautaro Nufiez Atencio <lautaro.nunez@hotmail.com>

Enviado el: Miércoles, 15 de Junio de 2011 11:14

Para: Carolina Aranda Figueroa

Asunto: FW: pasajes

From: lautaro.nunez@hotmail.com

To: mangelica.toro@cultura.gob.cl
Subject: pasajes

Date: Tue, 14 Jun 2011 11:51:04 -0600

Para este viernes salida de Iquique en la mafana del 17 junio. Noche en hotel. Regreso a Antofagasta sabado 18 en la
tarde. Para la reunion del directorio del viernes 24. Salida de Arica el 23 en la noche o tarde-noche. noche hotel.regreso
a Antof. post reunion viernes 24... Mil gracias Lautaro



Carolina Aranda Fig'geroa

Asunto: RV: COTIZACION ALOJAMIENTO L. NUNEZ 17 JUNIO

De: Linda Martinez [mailto:reservas-scl@dahoteles.com]
Enviado el: Miércoles, 15 de Junio de 2011 13:43

Para: Carolina Aranda Figueroa

Asunto: RE: COTIZACION ALOJAMIENTO L. NUNEZ 17 JUNIO

Estimada:

Habitacién single $ 27.930 + iva
Almuerzo menu $ 6.486 + iva
Cena ment $ 6.486 + iva

Le saluda cordialmente

Linda Martinez.
Ejecutiva de Reservas.

Hotel Diego De Almagro Santiago Centro
Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1485
Fono: 56 2672 60 02

Fax: 698 22 69

e-mail: reservas-scl@dahoteles.com

Web Site: www.dahoteles.com

De: Carolina Aranda Figueroa

Enviado el: Miércoles, 15 de Junio de 2011 12:17

Para: reservas-scl@dahoteles.com

Asunto: COTIZACION ALOJAMIENTO L. NUNEZ 17 JUNIO

Estimada
Es posible me puedas enviar una cotizacién por lo siguiente:

¢ 1 Habitacion single
e 1almuerzo
° 1 cena

Para hacerlo efectivo el dia 17 de junio vy se retira del hotel el 18 en la tarde
Agradeciendo su pronta gestidn.
Saludos cordiales,

Carolina Aranda Figueroa
Coordinadora Administrativa
Gabinete Ministro

Teléfonos: (032) 2326497

Plaza Sotomayor 233, Valparaiso
www, conseindelacultura, ¢l

La informacién contenida en esta
transmision es confidencial y no
puede ser usada o difundida per
personas distintas a su(s) destinatario(s). El uso no autorizado de la informacion contenida en este correo puede ser

1



la Cultura y

Las Artes SOLICITUD DE COMPRA
N° 02/331
FECHA: 15-06-2011

Carolina Aranda F.

INFORMACION BASICA (OBLIGATORIO)

DEPARTAMENTO SOLICITANTE Subdireccion Nacional
NOMBRE DEL PROGRAMA Directorio Nacional

RESPONSABLE DE LA SOLICITUD Maria Angélica Toro Sanchez
IMPUTACION 0077 PREAFECT KClﬁﬁi COD N° 010191 1D N® 232550
FECHA DE USO DE BIEN 7 SERVICIO:

|

Servicio de alojamiento y alimentacion para el Sr. Lautaro Nufiez, miembro del Directorio Nacional por asistencia a

la Sesién Ordinaria del Directorio, a realizarse el vie

rnes 24 junio en la ciudad de Valparaiso.

Alojamiento y alimentacion ara don Lautaro Nufez, miembro del Directorio Nacional, en Hotel Diego
de Almagro de la ciudad de Santiago
1 habitacion single para el dia 23 (noche) de junio de 2011

Alimentacion ( y cena) para el dia 23 de junio

GONZALO MARTIN DE . SUBDIRECTOR NACIONAL V°B°

Crrr— e W ]| S i s A i P 4 R o

B R S S |
xcLus'fvd‘s.E CION DE COMPRAS Y LICITACIONES

‘ ' . | CRITERIOS DE EVALUACION, MiNIMO2 '
L URSURE i T R = ¥, e 2.)’ ;.8{;‘%, g;gﬂm :,:,7‘.:. : ST '. I. i { " ‘P&CENT '

SERVICIO O ASISTENCIA TECNICA
PRECIO

EXPERIENCIA DE LOS OFERENTES
CALIDAD TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
PLAZO DE ENTREGA

CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD 5%
SITUACION CONTRACTUAL
OTRO
TOTAL 100%
RESPONSABLE SECRETARIA SECCION COMPRAS Y LICITACIONES EJECUTIVO DE COMPRAS
Fecha
Hora
™

.‘f.‘?i')



Compromisos Page 1 of 1

SIGFE GOBIERNO DE CHILE
A Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
Consejo Nivel Central
Ejercicio Fiscal 2011
Id:232550 Aprobado(010191)
Compromisos
Titulo: CAF DIRECTORIO 24 JUNIO MEMO 02 331 ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION L. NUNEZ
Ejercicio Fiscal: 2011 Fecha: 15/06/2011 Moneda:  Nacional Fecha Estimada: 15/06/2011
Proveedor; 79743490-6
Descripecion sQue Requerimientos?
Requerimiento: SUBTITULO 22 PRESUPUESTQ BS Y SERVICIOS 2011 DIRECTQRIO PO1
TOTAL TOTAL VIGENTE VIGENTE FUTURO
INSUMO SLASITISADGR CANT. MONTO CANT. MONTO MONTO EL
2212999-Otros 0 50.000 0 50.000 0
Total Requerimiento 50.000 50.000 0
(Total 50,000 50.000 0

| Crear

| Volver

http://app.sigfe.cl/SIGFE/Arbol/Compromiso.asp 15-06-2011
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Carolina Aranda Figueroa

De: Lautaro Nufiez Atencio <lautaro.nunez@hotmail.com>
Enviado el: Miércoles, 15 de Junio de 2011 11:14

Para: Carolina Aranda Figueroa

Asunto: FW: pasajes

From: lautaro.nunez@hotmail.com

To: mangelica.toro@cultura.gob.cl
Subject: pasajes

Date: Tue, 14 Jun 2011 11:51:04 -0600

Para este viernes salida de Iquique en la mafiana del 17 junio. Noche en hotel. Regreso a Antofagasta sabado 18 en la
tarde. Para la reunion del directorio del viernes 24. Salida de Arica el 23 en la noche o tarde-noche. noche hotel.regreso
a Antof. post reunion viernes 24... Mil gracias Lautaro



Carolina Aranda Figueroa

De: Linda Martinez <reservas-scl@dahoteles.com>

Enviado el: Miércoles, 15 de Junio de 2011 15:40

Para: Carolina Aranda Figueroa

Asunto: RE: COTIZACION ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION L. NUNEZ 24 JUNIO
Estimada:

Habitacién single $ 27.930 + iva
Cena menu $ 6.486 + iva

Importante,

el valor de la habitacién incluye sélo el desayuno buffet, servido en nuestro restaurante de 07:00 am a 10:30 am.

LA HORA DEL CHECK IN ES A LAS 14:00 PM Y EL HORARIO DE CHECK OUT ES A LAS 12:00 HRS, PASADO LAS 15:00
HRS. SE COBRA MEDIA TARIFA.

Las politicas de anulacidn serdn validas sélo con 24 horas de anticipacion, de lo contrario se hara efectivo el cobro de NO
SHOW.

Alas Empresas o Agencias que trabajen con vouchers, pre pagos u orden de compra se les informa que estos documentos
deben estar antes del arribo del pasajero, de lo contrario la reserva no queda garantizada.

No se aceptan traveller checks,

Le saluda cordialmente

Linda Martinez.
Ejecutiva de Reservas.

Hotel Diego De Almagro Santiago Centro
Av. Libertador Bernardo 0O'Higgins 1485
Fono: 56 2 672 60 02

Fax: 698 22 69

e-mail: reservas-scl@dahoteles.com

Web Site: www.dahoteles.com

De: Carolina Aranda Figueroa [mailto:carolina.aranda@cultura.gob.cl]
Enviado el: Miércoles, 15 de Junio de 2011 14:08

Para: reservas-scl@dahoteles.com .

Asunto: COTIZACION ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION L. NUNEZ 24 JUNIO
Importancia: Alta

Estimada
Es posible me puedas enviar una cotizacion por lo siguiente:

e 1 Habitacién single
e 1cena

Para hacerlo efectivo el dia para el dia 23 de junio noche y se retira el 24 en la mafiana.
Agradeciendo su pronta gestion.
Saludos cordiales,



