ORDEN DE COMPRA N° 19

VALPARAISO 26-01-2011
RUT 60.901.002-9
DE: CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES
A: Hugoe Leiva Herrera
RUT: 13.204.698-0
SIRVASE DESPACHAR EL MATERIAL A CONTINUACION DETALLADO
SEGUN COTIZACION N° TDR N° 010/97
Al
Condiciones de PAGOC: 30 Dias contra factura
CANTIDAD DETALLE VALOR UN. TOTALES

1 Microfone de solapa inaldmbrico 40.000 50.000

1 Sungun de 116 Led con potenciémetro
SOLICITADO POR: Departamento de Comunicaciones NETO 60.000
IMPUTACION 09.16.02.24.03.087 LV.A 11.400

TOTAL 71.400

DISTRIBUCION:
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i requiere un micréfono de solapa Sony inalambrico y un Sungun de 116 leds. Para registro audiovisual “Festival
i de las Artes”.

Equipos audiovisuales para registros audiovisuales para el Festival de las Artes, desde el 27 a 30 enero 2011.

. OFERTA TECNICA.

: Adjunta cotizacién de Hugo Leiva Herrera, RUT: 13.204.698-0.
: 1 micréfono de so'apa inaldmbrico.

- 1 Sungun de 116 led con potenciémetro.

2.1.2 Forma de entrega, distribucién, plazo, frecuencia y/u oportunidad de entrega del o servicio:
Entrega y devolucién equipos en coordinacion con la funcionaria Alejandra Ruiz del Departamento de Comunicaciones.

3.- Requisitos de participacion en caso de que proveedores no presenten estos anexos, las ofertas recibidas
seran rechazadas en forma automatica, por lo cual no podran ser evaluadas.

REQUERIMIENTO MEDIO DE VERIFICACION
Oferta econémica Cotizacién detallada
Oferta técnica Detalle de la cotizacion con especificaciones solicitadas y plazos de entrega
Antecedentes del Proveedor Curriculum con experiencia de la empresa
3.1 MONTOS

Monto Referencial

Obligatorio Monto Maximo $71.400.- IVA INCLUIDO

3.2 OFERTA ECONGMICA (forma de presentar oferta) NO aplica.

El valor total del servicio se pagara en una sola cuota, contra entrega del servicio solicitado, previa presentacion de la factura del proveedor del
servicio y habiendo recepcion conforme por parte de la jefatura del Departamento Solicitante que certifique la correcta y completa ejecucion de

los servicios prestados.

La factura se extendera a nombre del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, RUT N° 60.901.002 - 9, con Domicilio en Valparaiso, Plaza
Sotomayor N® 233, de la misma Ciudad.




de entrega

i No aplica.

Convenio Marco (CM)

: Contrato de suministro (CS)

¢ Licitacién Publica (L1)

Licitacion Pablica hasta 100 UTM

¢ Licitacion Publica (LE)

Licitacién Publica entre 100 y 1000 UTM

;. Licitacién Publica (LP)

Licitacién Publica sobre 1000 UTM

Contratacién directa
Entre 3 y 10 UTM (cotizaciones)

Hugo Leiva Herrera, RUT: 13.204.698-0. X

. Compra hasta 3 UTM (OCl)

- 31 | Nombre del Programa:

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES

3. Encargado de Programa:

. ALEJANDRA RUIZ

Contraparte Técnica:

$ 33 uien elaborz los TDR)

N° Folio Plan de |
Gestion :

: WALTER RAMIREZ MATUS

| Imputacion:  24.03.087

Monto Referencial

_ID: Compromiso:

GLOE Monto Méximo $ 71.400. IVA INCLUIDO
GO DEZs [ MontoMaxmo | $71400-WAWCLUDO |
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Carola Quintanilla Farias

Pagina 1 de 2

De: Ale Ruiz [aleruizr@gmail.com]

Enviado el: lunes, 24 de enero de 2011 16:50

Para: (Carola Quintanilla Farias

Asunto: Fwd: arriendo mic inalambrico y foco led x 4 dias

Caro, aca va la info para emitir TDR para orden de compra / arriendo.

Gracias & saludos,

---------- Mensaje reenviado =---------

De: hugo leiva <hlhproductora@gmail.com>

Fecha: 24 de enero de 2011 16:41

Asunto: Re: arriendo mic inalambrico y foco led x 4 dias
Para: Ale Ruiz <aleruizr@gmail.com>

Hola Ale, te detallo cotizacion. Jornada de arriendo los dias 27 al 30

de enero 2011, el detalle de los equipos es: microfono de solapa
inhalambrico marca sony y sungun de 116 led con potenciometro. Valor x
dia $15.000 mas iva total Jornadas $60.000 mas iva. Proveedor Hugo
letva herrera Rut 13204698-0 giro comunicador audiovisual, realiz
audiovig, arriendo equipos audiov. Direccion 6 oriente 695 talca.

Favor enviar orden de compra para facturar. Atte hugo leiva

El 24/01/11, Ale Ruiz <aleruizr@gmail.com> escribio:

> Hola Hugo,

> Como estas? Espero que todo muy bien.

> Te escribo porque me gustaria arrendarte el mismo equipo de la ultima vez
> por 4 dias. Desde el jueves 27 al domingo 30 de enero 2011.

> Para el procedimiento de orden de arriendo necesito que me envies a la
> brevedad una cotizacion de arriendo por 4 dias.

> Intente llamarte a tu cel sin exito, tienes otro numero?

> Gracias ,saludos

>

.

> Alejandra Ruiz

> Periodista & Realizadora Audiovisual

> +562 5897920 // +569 84391207

>

Hugo Leiva Herrera
Comunicador Audiovisual
HLH Productora

25/01/2011



